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esqueceram de enviarem o boleto de pagto
5 mensagens

maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com> 4 de outubro de 2019 06:34
Para: Assercont Administragao <assercont.adm@gmail.com>

Bom dia,
Doutora Débora,

Acredito que este més sua empresa se esqueceu de enviar o boleto de pagto do Aluguel, nos moldes que segue em
anexo.

Como costumo sempre pagar antes mesmo do vencimento, por favor, solicito a gentileza de que me envie se
possivel hoje.

Muito Obrigada
Att.

Luciney

2 anexos

ﬂ pgto-alguelpago dia-06-09-2019 - vencimento 10-09-19.pdf
89K

ﬂ 10-09-19-boletoparapagar.pdf
299K

maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com> 4 de outubro de 2019 20:49
Para: Assercont Administragdo <assercont.adm@gmail.com>

RECEBI A POUCO O BOLETO COM VALOR INCORRETO, FAVOR CORRIGIR E ME ENVIAR CONFORME O
COMBINADO

DESCONTO DE 100 REAIS, AGUARDO
[Texto das mensagens anteriores oculto]
2 anexos

ﬂ pgto-alguelpago dia-06-09-2019 - vencimento 10-09-19.pdf
89K

ﬂ 10-09-19-boletoparapagar.pdf
299K

maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com> 4 de outubro de 2019 20:50
Para: Assercont Administragdo <assercont.adm@gmail.com>

—————————— Forwarded message ---------
De: maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com>
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Date: Sex, 4 de out de 2019 06:34
Subject: esqueceram de enviarem o boleto de pagto
To: Assercont Administragao <assercont.adm@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

pgto-alguelpago dia-06-09-2019 - vencimento 10-09-19.pdf
89K

ﬂ 10-09-19-boletoparapagar.pdf
299K

Assercont Administragao <assercont.adm@gmail.com> 7 de outubro de 2019 08:01
Para: maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com>

Bom Dia,
O proprietario suspendeu o desconto até decisdo de agao judicial. O valor do boleto esta correto.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Debora Nogueira

Assercont Servigos Administrativos - ME

Central de Atendimento: (11) 4787-0854 / 3791-8100 / 3791-8200

E-mail: assercont.adm@gmail.com

Rua Gibraltar, n°® 271 — CEP: 04755-070 — Santo Amaro — Sao Paulo/SP

Horario de atendimento: de segunda a sexta-feira das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas
( Atendimento Pessoal S6 com Previo Agendamento )

"Verba volant, scripta manent”
maisvocenaweb sitesresponsivos <maisvocenaweb@gmail.com> 7 de outubro de 2019 10:06
Para: Assercont Administracdo <assercont.adm@gmail.com>
Doutora Debora, gostaria que soubesse que nao € uma acgao Judicial o que a doutora recebeu, € um meio de
conciliagao para que possamos em conjunto chagarmos ao um denominador bom para ambos os lados, de qualquer
maneira seja como a Doutora desejar, segue em anexo o pagamento do vencimento com antecipagao do dia 10-10-
2019, como sempre fiz.

Muito Obrigada

Att.

Luciney

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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ﬂ pagamento do mes 10-10-2019.pdf
61K
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